
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Şanlıurfa BİRECİK BÖĞÜRTLEN ORTAOKULU 8.Sınıf TG-1 16491 941 23 23

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 12.97 5.00 11.30 5.65 3.20 4.58 5.83 2.32 5.06 4.97 2.41 4.16 4.04 5.28 2.28 10.48 6.50 8.32 43.94 24.71 35.71 251.072

İl Ortalaması 8.00 7.21 5.60 3.58 4.05 2.23 3.97 3.29 2.87 1.44 2.41 0.63 1.89 4.59 0.36 5.89 7.74 3.31 24.76 29.28 15.00 163.860
Okul Ortalaması 6.61 4.74 5.03 3.30 2.74 2.39 3.52 2.87 2.56 1.30 2.61 0.43 0.74 1.57 0.22 4.87 5.78 2.94 20.35 20.30 13.58 156.935

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 51 - YUSUF İSLAM ALTUNOVA 8 / B 16 2 15.33 7 3 6.00 7 2 6.33 3 1 2.67 3 1 2.67 12 7 9.67 48.00 16.00 42.67 287.235 5941 37 1 1
2 54 - ZEYNEP BETÜL ÇEPİK 8 / B 13 5 11.33 7 2 6.33 5 2 4.33 0 0 0.00 1 1 0.67 15 4 13.67 41.00 14.00 36.33 268.624 7104 60 2 2
3 3 - AYLİN ÖZTÜRK 8 / A 15 4 13.67 8 2 7.33 6 3 5.00 4 4 2.67 0 2 -0.67 9 5 7.33 42.00 20.00 35.33 243.519 8704 95 3 3
4 39 - SEHER KAYA 8 / B 12 2 11.33 6 1 5.67 7 0 7.00 1 0 1.00 0 0 0.00 11 6 9.00 37.00 9.00 34.00 241.878 8818 98 4 4
5 93 - AYŞEGÜL KILIÇ 8 / A 8 4 6.67 3 2 2.33 5 1 4.67 3 2 2.33 1 1 0.67 6 4 4.67 26.00 14.00 21.34 185.761 12111 275 5 5
6 46 - REŞAT YILMAZ 8 / B 6 6 4.00 6 3 5.00 4 3 3.00 1 3 0.00 0 0 0.00 9 2 8.33 26.00 17.00 20.33 185.412 12132 277 6 6
7 6 - BÜŞ A ESEN 8 / A 8 4 6.67 3 2 2.33 3 5 1.33 0 3 -1.00 0 2 -0.67 6 4 4.67 20.00 20.00 13.33 167.389 13116 386 7 7
8 95 - SALİH ERKILIÇ 8 / A 6 1 5.67 4 1 3.67 2 2 1.33 2 2 1.33 1 2 0.33 3 2 2.33 18.00 10.00 14.66 158.960 13569 443 8 8
9 45 - *L Ö Z Y Ü* C 8 / B 6 3 5.00 3 3 2.00 3 5 1.33 0 3 -1.00 1 1 0.67 4 5 2.33 17.00 20.00 10.33 151.078 13936 499 9 9

10 5 - BABACAN TÜRKMENOĞLU 8 / A 6 2 5.33 3 2 2.33 1 1 0.67 1 5 -0.67 2 3 1.00 4 7 1.67 17.00 20.00 10.33 150.970 13950 500 10 10
11 55 - MUHAMMET KILIÇ 8 / A 8 5 6.33 2 3 1.00 5 1 4.67 1 1 0.67 1 2 0.33 2 7 -0.33 19.00 19.00 12.67 147.672 14106 514 11 11
12 20 - MUH* ET NEBİ KAYA 8 / A 4 4 2.67 1 4 -0.33 2 4 0.67 0 2 -0.67 0 0 0.00 5 2 4.33 12.00 16.00 6.67 141.103 14435 561 12 12
13 25 - ZEHRA NUR KILIÇ 8 / A 3 3 2.00 0 4 -1.33 2 2 1.33 1 2 0.33 0 1 -0.33 5 3 4.00 11.00 15.00 6.00 134.308 14743 601 13 13
14 72 - MERVE GÜL UNURLU 8 / B 9 8 6.33 2 0 2.00 1 5 -0.67 1 3 0.00 0 0 0.00 0 3 -1.00 13.00 19.00 6.66 133.445 14779 608 14 14
15 40 - MUHAMMET KAYA 8 / B 6 3 5.00 1 4 -0.33 1 7 -1.33 0 1 -0.33 1 1 0.67 3 9 0.00 12.00 25.00 3.68 130.433 14928 629 15 15
16 17 - MEHMET EMİN KORKMAZ 8 / A 2 8 -0.67 3 2 2.33 4 0 4.00 2 5 0.33 1 3 0.00 5 6 3.00 17.00 24.00 8.99 124.333 15195 682 16 16
17 16 - GÖZDE OĞUZ 8 / A 4 10 0.67 5 2 4.33 3 6 1.00 3 5 1.33 3 6 1.00 3 8 0.33 21.00 37.00 8.66 121.883 15281 699 17 17
18 35 - FATMA KILIÇ 8 / B 3 2 2.33 3 1 2.67 4 3 3.00 0 0 0.00 0 2 -0.67 1 5 -0.67 11.00 13.00 6.66 114.760 15563 748 18 18
19 44 - NİSANUR TÜRKMENOĞLU 8 / B 4 10 0.67 3 5 1.33 6 3 5.00 2 2 1.33 0 1 -0.33 3 9 0.00 18.00 30.00 8.00 114.186 15577 754 19 19
20 31 - EMİNE TÜRKMENOĞIU 8 / B 5 7 2.67 2 5 0.33 5 2 4.33 1 5 -0.67 1 1 0.67 1 10 -2.33 15.00 30.00 5.00 112.609 15636 764 20 20
21 48 - ŞÜKRÜ TÜRKMENOĞLU 8 / B 5 9 2.00 2 6 0.00 4 2 3.33 2 5 0.33 0 0 0.00 2 10 -1.33 15.00 32.00 4.33 109.941 15714 781 21 21
22 0 - DİLA KAYA 8 / A 1 4 -0.33 0 3 -1.00 0 4 -1.33 1 3 0.00 0 2 -0.67 3 7 0.67 5.00 23.00 -2.66 94.374 16133 864 22 22
23 0 - A* İLIKÇI 8 / B 2 3 1.00 2 3 1.00 1 3 0.00 1 3 0.00 1 4 -0.33 0 8 -2.67 7.00 24.00 -1.00 89.630 16227 883 23 23


