
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 7-8.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Şanlıurfa BİRECİK BÖĞÜRTLEN ORTAOKULU 8.SINIF KURUMSAL-1 7828 1610 1267 24

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 7-8.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 8.90 8.40 6.10 4.69 4.15 3.31 5.77 3.18 4.71 4.01 3.17 2.96 5.02 6.83 2.75 9.10 7.67 6.55 37.51 33.41 26.38 279.888

Okul Ortalaması 5.29 8.62 2.42 2.92 4.75 1.33 3.83 3.96 2.51 1.96 3.46 0.81 2.58 6.04 0.57 5.08 8.67 2.19 21.67 35.50 9.83 228.218

1 51 - YUSUF İSLAM ALTUNOVA 8 / B 9 8 6.33 8 1 7.67 8 1 7.67 3 0 3.00 0 0 0.00 16 1 15.67 44.00 11.00 40.34 314.011 2147 138 121 1

2 39 - SEHER KAYA 8 / B 4 5 2.33 7 3 6.00 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 11 1 10.67 31.00 10.00 27.67 274.105 3495 314 262 2

3 54 - ZEYNEP BET L ÇEPİK 8 / B 10 8 7.33 4 5 2.33 3 1 2.67 0 0 0.00 0 1 -0.33 9 8 6.33 26.00 23.00 18.33 259.124 4149 421 342 3

4 93 - AYŞEGÜL KILIÇ 8 / A 8 9 5.00 0 5 -1.67 6 2 5.33 2 0 2.00 2 5 0.33 7 4 5.67 25.00 25.00 16.66 251.151 4539 511 413 4

5 46 - REŞAT YILMAZ 8 / B 9 9 6.00 5 5 3.33 6 4 4.67 3 6 1.00 1 6 -1.00 7 10 3.67 31.00 40.00 17.67 247.512 4723 558 447 5

6 17 - MEHMET EMIN KORKMAZ 8 / A 3 5 1.33 3 5 1.33 3 3 2.00 1 4 -0.33 6 4 4.67 5 7 2.67 21.00 28.00 11.67 243.248 4964 617 491 6

7 44 - NİSANUR TÜRKMENOĞLU 8 / B 7 9 4.00 3 5 1.33 7 3 6.00 2 4 0.67 4 11 0.33 6 11 2.33 29.00 43.00 14.66 239.437 5178 667 528 7

8 20 - MUHAMET NEBİ KAYA 8 / A 6 8 3.33 4 3 3.00 5 2 4.33 2 3 1.00 4 10 0.67 5 8 2.33 26.00 34.00 14.66 239.152 5192 670 531 8

9 16 - GÖZDE OĞUZ 8 / A 6 8 3.33 4 3 3.00 3 5 1.33 0 6 -2.00 5 7 2.67 4 11 0.33 22.00 40.00 8.66 231.952 5647 787 631 9

10 55 - MUHAMMET KILIÇ 8 / A 3 4 1.67 5 1 4.67 6 0 6.00 0 4 -1.33 3 4 1.67 2 6 0.00 19.00 19.00 12.68 231.307 5683 792 634 10

11 40 - MUHAMMET KAYA 8 / B 4 4 2.67 3 6 1.00 4 6 2.00 2 4 0.67 2 5 0.33 5 10 1.67 20.00 35.00 8.34 224.414 6163 939 751 11

12 6 - BÜŞRA ESEN 8 / A 3 8 0.33 3 4 1.67 8 1 7.67 2 2 1.33 1 3 0.00 2 8 -0.67 19.00 26.00 10.33 216.848 6680 1133 898 12

13 5 - BABACAN TÜRKMENOĞLU 8 / B 8 12 4.00 0 10 -3.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 16 -1.33 7 13 2.67 26.00 64.00 4.67 216.824 6682 1134 899 13

14 35 - FATMA KILIÇ 8 / B 5 7 2.67 0 1 -0.33 1 2 0.33 3 0 3.00 1 5 -0.67 3 5 1.33 13.00 20.00 6.33 216.518 6703 1143 905 14

15 11 - EMİN ERYOLDAŞ 8 / A 3 11 -0.67 2 5 0.33 3 4 1.67 1 5 -0.67 5 7 2.67 4 10 0.67 18.00 42.00 4.00 215.377 6783 1173 932 15

16 48 - ŞÜKRÜ TÜRKMENOĞLU 8 / B 5 15 0.00 1 9 -2.00 3 6 1.00 6 4 4.67 4 11 0.33 5 8 2.33 24.00 53.00 6.33 215.343 6786 1175 933 16

17 72 - MERVE GÜL UNURLU 8 / B 6 11 2.33 1 5 -0.67 1 9 -2.00 2 4 0.67 0 0 0.00 5 8 2.33 15.00 37.00 2.66 214.107 6872 1212 961 17

18 45045 - ÖZLEM YÜCEL 8 / B 2 10 -1.33 3 7 0.67 5 3 4.00 3 4 1.67 0 2 -0.67 5 9 2.00 18.00 35.00 6.34 209.441 7141 1322 1044 18

19 95 - SALİH ERKILIÇ 8 / A 8 4 6.67 2 5 0.33 2 5 0.33 0 6 -2.00 3 10 -0.33 1 14 -3.67 16.00 44.00 1.33 208.972 7164 1333 1051 19

20 31 - EMİNE TÜRKMENOĞIU 8 / B 5 12 1.00 3 6 1.00 2 7 -0.33 2 6 0.00 5 12 1.00 4 13 -0.33 21.00 56.00 2.34 208.818 7177 1341 1059 20

21 38 - MEHMET EMİN UZUN *Ş 8 / B 7 13 2.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 6 1.00 5 12 1.00 3 16 -2.33 22.00 63.00 1.01 205.998 7317 1396 1101 21

22 25 - ZEHRA NUR KILIÇ 8 / A 0 6 -2.00 1 2 0.33 2 2 1.33 1 1 0.67 1 3 0.00 3 7 0.67 8.00 21.00 1.00 198.539 7595 1507 1187 22
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Genel Ortalama 8.90 8.40 6.10 4.69 4.15 3.31 5.77 3.18 4.71 4.01 3.17 2.96 5.02 6.83 2.75 9.10 7.67 6.55 37.51 33.41 26.38 279.888

Okul Ortalaması 5.29 8.62 2.42 2.92 4.75 1.33 3.83 3.96 2.51 1.96 3.46 0.81 2.58 6.04 0.57 5.08 8.67 2.19 21.67 35.50 9.83 228.218

23 47 - SEVDA AKALIN 8 / B 6 13 1.67 3 7 0.67 0 7 -2.33 1 6 -1.00 4 8 1.33 2 15 -3.00 16.00 56.00 -2.66 197.675 7613 1514 1193 23

24 8 - DİLAN KAYA 8 / A 0 8 -2.67 2 4 0.67 2 4 0.67 3 3 2.00 2 3 1.00 1 5 -0.67 10.00 27.00 1.00 197.353 7625 1519 1198 24


