
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Şanlıurfa BİRECİK BÖĞÜRTLEN ORTAOKULU 8.Sınıf TG-4 27280 474 34 20

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 12.50 5.48 10.67 5.63 3.26 4.55 6.79 2.39 5.99 5.15 2.06 4.46 3.59 4.38 2.13 6.70 8.87 3.74 40.36 26.45 31.54 220.901

İl Ortalaması 8.78 7.57 6.26 4.04 3.87 2.75 5.41 3.37 4.28 2.68 2.51 1.84 1.67 3.31 0.56 4.20 9.09 1.17 26.77 29.72 16.87 160.676
Okul Ortalaması 7.70 6.10 5.67 3.50 2.15 2.78 5.55 2.90 4.58 1.10 1.40 0.63 0.55 1.20 0.15 2.80 7.75 0.22 21.20 21.50 14.03 147.650

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 51 - YUSUF İSLAM ALTUNOVA 8 / B 15 5 13.33 9 1 8.67 9 1 8.67 1 0 1.00 2 2 1.33 12 8 9.33 48.00 17.00 42.33 269.748 7650 29 2 1
2 3 - AYLİN ÖZTÜRK 8 / B 17 2 16.33 7 3 6.00 8 2 7.33 6 1 5.67 2 0 2.00 4 9 1.00 44.00 17.00 38.33 243.320 10130 48 5 2
3 39 - SEHER KAYA 8 / B 16 3 15.00 8 2 7.33 10 0 10.00 2 0 2.00 2 2 1.33 3 5 1.33 41.00 12.00 36.99 233.704 11115 51 6 3
4 54 - ZEYNEP BETÜL ÇEPİK 8 / B 14 5 12.33 8 2 7.33 9 1 8.67 1 5 -0.67 0 0 0.00 4 10 0.67 36.00 23.00 28.33 199.748 14985 95 7 4
5 46 - RE AT YILMAZ 8 / B 11 6 9.00 6 3 5.00 8 2 7.33 2 1 1.67 2 0 2.00 3 8 0.33 32.00 20.00 25.33 188.505 16373 111 8 5
6 93 - AYŞEGÜL KILIÇ 8 / B 12 8 9.33 5 5 3.33 6 4 4.67 2 1 1.67 3 2 2.33 4 10 0.67 32.00 30.00 22.00 188.119 16428 112 9 6
7 55 - MUHAMMET KILIÇ 8 / B 10 4 8.67 2 4 0.67 7 1 6.67 1 0 1.00 0 0 0.00 2 3 1.00 22.00 12.00 18.01 169.659 18762 168 13 7
8 6 - BÜŞRA ESEN 8 / B 8 7 5.67 3 4 1.67 7 3 6.00 1 1 0.67 0 1 -0.33 2 10 -1.33 21.00 26.00 12.35 136.016 22687 277 16 8
9 44 - NİSANUR TÜRKMENOĞLU 8 / B 6 7 3.67 3 3 2.00 6 2 5.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 1 5 -0.67 16.00 19.00 9.67 126.090 23722 332 18 9

10 20 - MUHAMED NEBİ KAYA 8 / A 5 8 2.33 1 1 0.67 5 4 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 2 5 0.33 13.00 18.00 7.00 122.193 24081 344 19 10
11 48 - ŞÜKRÜ TÜRKMENOĞLU 8 / A 7 6 5.00 4 0 4.00 5 3 4.00 0 4 -1.33 0 0 0.00 0 11 -3.67 16.00 24.00 8.00 117.763 24482 369 20 11
12 72 - MERVE GÜL UNURLU 8 / A 5 5 3.33 0 1 -0.33 0 8 -2.67 1 2 0.33 0 1 -0.33 4 10 0.67 10.00 27.00 1.00 117.690 24493 371 21 12
13 45 - ÖZLEM YÜCEL 8 / B 4 6 2.00 5 4 3.67 7 3 6.00 0 3 -1.00 0 0 0.00 1 7 -1.33 17.00 23.00 9.34 116.815 24568 376 22 13
14 16 - GÖZDE O*Z 8 / A 5 8 2.33 0 0 0.00 6 3 5.00 1 0 1.00 0 2 -0.67 2 7 -0.33 14.00 20.00 7.33 116.561 24589 378 23 14
15 40 - MUHAMMET KAYA 8 / B 4 7 1.67 3 0 3.00 6 2 5.33 0 1 -0.33 0 2 -0.67 1 7 -1.33 14.00 19.00 7.67 109.687 25190 397 25 15
16 25 - ZEHRA NUR KILIÇ 8 / A 2 5 0.33 0 2 -0.67 2 3 1.00 1 0 1.00 0 1 -0.33 2 4 0.67 7.00 15.00 2.00 105.838 25520 408 27 16
17 2 - ERDEM ERYOLDAŞ 8 / A 3 7 0.67 2 5 0.33 1 4 -0.33 0 3 -1.00 0 4 -1.33 4 7 1.67 10.00 30.00 0.01 104.089 25638 415 28 17
18 8 - DİLAN KAYA 8 / A 6 5 4.33 0 2 -0.67 3 2 2.33 0 2 -0.67 0 3 -1.00 0 11 -3.67 9.00 25.00 0.65 99.140 26017 431 29 18
19 31 - EMİNE TÜRKMENOĞIU 8 / A 2 9 -1.00 1 0 1.00 2 5 0.33 1 2 0.33 0 2 -0.67 3 7 0.67 9.00 25.00 0.66 96.324 26205 440 31 19
20 47 - SEVDA AKALIN 8 / A 2 9 -1.00 3 1 2.67 4 5 2.33 2 1 1.67 0 1 -0.33 2 11 -1.67 13.00 28.00 3.67 92.001 26424 446 33 20


