
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Şanlıurfa BİRECİK BÖĞÜRTLEN ORTAOKULU 7.Sınıf TG-4 14201 132 19 13

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.53 6.65 9.31 6.46 2.90 5.49 6.23 2.95 5.25 5.90 2.45 5.09 5.67 6.98 3.34 8.18 8.59 5.32 43.97 30.52 33.80 229.954

İl Ortalaması 13.64 4.68 12.08 7.48 1.83 6.88 7.40 2.07 6.71 7.02 1.27 6.59 8.22 4.80 6.62 10.05 6.70 7.82 53.82 21.34 46.71 287.085
Okul Ortalaması 7.85 4.77 6.26 4.46 2.08 3.77 4.69 2.69 3.79 1.54 0.69 1.31 0.92 1.69 0.36 2.69 5.08 1.00 22.15 17.00 16.49 158.278

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 91 - İREM ERKILIÇ 7 / A 16 4 14.67 6 2 5.33 5 5 3.33 2 2 1.33 2 2 1.33 7 4 5.67 38.00 19.00 31.66 243.215 5865 92 2 1
2 27 - MERYEM KORKMAZ 7 / A 18 2 17.33 6 2 5.33 9 1 8.67 5 0 5.00 2 4 0.67 1 5 -0.67 41.00 14.00 36.33 230.844 6501 95 3 2
3 68 - EMİNE TAŞÇI 7 / B 11 2 10.33 5 1 4.67 4 3 3.00 1 1 0.67 1 3 0.00 3 1 2.67 25.00 11.00 21.34 189.393 8855 104 6 3
4 64 - MERVE GÜ L OĞUZ 7 / A 9 7 6.67 7 3 6.00 6 2 5.33 0 1 -0.33 1 1 0.67 6 7 3.67 29.00 21.00 22.01 181.541 9315 105 7 4
5 62 - MELİKE KARAYILAN 7 / A 9 9 6.00 6 4 4.67 8 1 7.67 5 1 4.67 2 1 1.67 2 8 -0.67 32.00 24.00 24.01 166.681 10141 107 9 5
6 83 - SÜMEYYE ÖZTÜRK 7 / A 10 4 8.67 7 2 6.33 7 3 6.00 2 0 2.00 1 1 0.67 1 8 -1.67 28.00 18.00 22.00 166.681 10141 107 9 5
7 28 - DURSUN KARABAŞ 7 / A 8 1 7.67 3 2 2.33 3 4 1.67 0 1 -0.33 1 1 0.67 2 5 0.33 17.00 14.00 12.34 156.815 10705 109 11 7
8 15 - EMİNE KOÇ 7 / A 7 9 4.00 6 2 5.33 4 5 2.33 2 1 1.67 1 3 0.00 4 5 2.33 24.00 25.00 15.66 151.333 11002 111 12 8
9 74 - MEHMET EMİN SABANCI 7 / B 3 2 2.33 4 1 3.67 4 2 3.33 1 0 1.00 0 1 -0.33 3 1 2.67 15.00 7.00 12.67 139.526 11643 114 14 9

10 78 - ÖMER FARUK YENER 7 / B 3 2 2.33 2 1 1.67 3 2 2.33 1 0 1.00 0 0 0.00 2 2 1.33 11.00 7.00 8.66 129.096 12135 118 16 10
11 10 - BOZAN TÜRKENOĞLU 7 / A 3 7 0.67 3 2 2.33 4 2 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 2 8 -0.67 12.00 19.00 5.66 108.385 13100 125 17 11
12 37 - İSHAK KARAYILAN 7 / A 3 9 0.00 3 1 2.67 3 1 2.67 1 1 0.67 1 2 0.33 1 8 -1.67 12.00 22.00 4.67 100.963 13399 126 18 12
13 65 - YURKAN KAYNAR 7 / B 2 4 0.67 0 4 -1.33 1 4 -0.33 0 1 -0.33 0 3 -1.00 1 4 -0.33 4.00 20.00 -2.65 93.141 13639 128 19 13


