
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Şanlıurfa BİRECİK BÖĞÜRTLEN ORTAOKULU 5.Sınıf TG-1 7894 209 18 18

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 7.75 6.41 5.61 5.67 3.79 4.41 5.13 4.10 3.76 4.03 4.67 2.47 4.93 7.15 2.55 7.06 6.91 4.76 34.57 33.03 23.56 217.841

İl Ortalaması 4.97 8.50 2.13 3.32 5.45 1.50 3.39 5.30 1.63 2.00 5.48 0.18 3.05 8.91 0.08 4.22 8.92 1.24 20.95 42.56 6.76 132.209
Okul Ortalaması 5.83 6.89 3.54 3.28 4.72 1.70 4.11 4.22 2.70 0.72 3.61 -0.48 3.39 5.89 1.43 3.44 7.94 0.80 20.78 33.28 9.69 151.331

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 168 - SELMA KAYA 5 / A 11 1 10.67 7 3 6.00 8 2 7.33 0 0 0.00 3 1 2.67 9 5 7.33 38.00 12.00 34.00 283.067 2194 3 1 1
2 117 - BEYZANUR ESEN 5 / A 6 7 3.67 7 3 6.00 7 2 6.33 1 5 -0.67 5 2 4.33 7 7 4.67 33.00 26.00 24.33 217.383 3687 13 2 2
3 163 - ÖMER FARUK ÖZTÜRK 5 / A 9 3 8.00 6 1 5.67 4 2 3.33 0 0 0.00 6 2 5.33 0 4 -1.33 25.00 12.00 21.00 208.148 3908 20 3 3
4 102 - ABDUSSAMED ÖZTÜRK 5 / A 7 5 5.33 4 4 2.67 8 2 7.33 0 3 -1.00 5 1 4.67 2 3 1.00 26.00 18.00 20.00 200.247 4090 28 4 4
5 120 - CEMİLE TÜRKMENOĞLU 5 / A 9 5 7.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 9 1.00 6 9 3.00 25.00 47.00 9.33 186.558 4465 38 5 5
6 170 - ŞÜKRAN TÜRKMENOĞLU 5 / A 8 7 5.67 3 5 1.33 4 5 2.33 0 0 0.00 3 4 1.67 5 10 1.67 23.00 31.00 12.67 176.612 4755 43 6 6
7 106 - AYŞE UNURLU 5 / A 9 5 7.33 3 7 0.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 4 10 0.67 5 10 1.67 25.00 48.00 9.01 175.427 4786 45 7 7
8 108 - AYŞEN UNURLU 5 / A 8 7 5.67 3 5 1.33 4 5 2.33 0 0 0.00 3 4 1.67 4 10 0.67 22.00 31.00 11.67 168.711 4959 51 8 8
9 1 - MİZ GN DURAP 5 / A 8 7 5.67 6 4 4.67 5 2 4.33 0 0 0.00 2 4 0.67 2 6 0.00 23.00 23.00 15.34 163.427 5076 54 9 9

10 161 - *AAŞH DN* L * 5 / A 5 9 2.00 2 7 -0.33 4 6 2.00 0 10 -3.33 5 8 2.33 5 10 1.67 21.00 50.00 4.34 144.948 5587 73 10 10
11 0 - ŞÜKRÜ KAYNAR 5 / A 6 9 3.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 11 0.33 5 10 1.67 20.00 55.00 1.67 134.573 5905 87 11 11
12 123 - ESMAGÜL KAYA 5 / A 3 6 1.00 1 6 -1.00 6 2 5.33 0 4 -1.33 4 5 2.33 2 6 0.00 16.00 29.00 6.33 130.756 6000 96 12 12
13 111 - AZAD ALTINOVA 5 / A 4 7 1.67 5 0 5.00 4 3 3.00 0 0 0.00 1 6 -1.00 1 6 -1.00 15.00 22.00 7.67 109.244 6685 130 13 13
14 113 - *B**MS*VL* Ş* S * 5 / A 3 11 -0.67 3 6 1.00 6 4 4.67 0 0 0.00 3 9 0.00 4 11 0.33 19.00 41.00 5.33 105.714 6807 143 14 14
15 0 - YAĞMUR ALTUNOVA 5 / A 5 10 1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 5 2.33 4 11 0.33 1 14 -3.67 21.00 53.00 3.33 94.212 7169 158 15 15
16 151 - MUHAMMED KILIÇ 5 / B 0 5 -1.67 0 1 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 6.00 -2.00 86.316 7407 167 16 16
17 13 - M E H M ETA L İT A ŞÇI 5 / M 3 11 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 3 12 -1.00 14.00 60.00 -6.01 73.956 7657 182 17 17
18 131 - FIRAT OĞUZ 5 / A 1 9 -2.00 2 0 2.00 0 5 -1.67 2 4 0.67 2 7 -0.33 1 10 -2.33 8.00 35.00 -3.66 64.662 7763 190 18 18


