
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Şanlıurfa BİRECİK BÖĞÜRTLEN ORTAOKULU 6.Sınıf TG-1 8343 239 22 22

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.80 6.50 9.63 4.66 4.22 3.25 5.61 3.50 4.45 4.13 4.03 2.78 4.90 8.76 1.98 9.11 8.31 6.34 40.20 35.33 28.43 221.885

İl Ortalaması 7.84 8.44 5.02 2.93 4.77 1.34 3.82 4.51 2.31 1.97 4.12 0.59 2.82 8.72 -0.09 5.64 9.26 2.56 25.01 39.82 11.74 150.689
Okul Ortalaması 7.09 6.77 4.83 2.27 4.09 0.91 1.86 4.00 0.53 0.82 2.18 0.09 3.18 8.14 0.47 4.09 9.45 0.94 19.32 34.64 7.77 139.255

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 94 - TUĞBANUR KILIÇ 6 / B 13 3 12.00 4 1 3.67 3 0 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 4.67 27.00 11.00 23.34 208.667 4473 35 1 1
2 109 - EMİN YILMAZ 6 / A 8 0 8.00 4 0 4.00 7 0 7.00 0 1 -0.33 0 1 -0.33 7 4 5.67 26.00 6.00 24.01 194.859 4958 44 2 2
3 140 - NİSANUR ALTUNOVA 6 / B 10 5 8.33 3 2 2.33 5 2 4.33 0 2 -0.67 4 10 0.67 7 8 4.33 29.00 29.00 19.32 187.867 5222 52 3 3
4 110 - EMİNE UNURLU 6 / B 10 3 9.00 2 1 1.67 0 4 -1.33 0 4 -1.33 5 6 3.00 4 6 2.00 21.00 24.00 13.01 181.496 5416 60 4 4
5 0 - *EKME U M 6 / B 9 7 6.67 3 5 1.33 0 6 -2.00 0 0 0.00 5 11 1.33 7 9 4.00 24.00 38.00 11.33 170.119 5808 74 5 5
6 107 - DERGAH YILMAZ 6 / B 12 3 11.00 0 2 -0.67 1 2 0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 2 5 0.33 15.00 12.00 10.99 166.637 5914 76 6 6
7 118 - HELİN KAYA 6 / A 12 8 9.33 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 9 1.00 3 10 -0.33 30.00 46.00 14.66 166.163 5934 77 7 7
8 136 - MUSTAFA KAYA 6 / A 8 11 4.33 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 9 11 5.33 5 14 0.33 24.00 44.00 9.32 158.207 6220 88 8 8
9 101 - ASMİN SABANÇI 0 / 0 8 4 6.67 1 6 -1.00 0 5 -1.67 0 1 -0.33 1 6 -1.00 5 8 2.33 15.00 30.00 5.00 142.963 6725 119 9 9

10 148 - SÜ L E *ANKI LIÇ 6 / B 8 12 4.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 7 13 2.67 4 16 -1.33 28.00 62.00 7.33 134.593 6969 130 10 10
11 103 - ESRA ALTUNOVA 6 / B 8 5 6.33 2 3 1.00 2 6 0.00 2 1 1.67 4 11 0.33 2 11 -1.67 20.00 37.00 7.66 133.526 7012 132 11 11
12 137 - NİSANUR KAYA 6 / A 4 1 3.67 1 1 0.67 3 1 2.67 0 0 0.00 0 3 -1.00 3 3 2.00 11.00 9.00 8.01 132.622 7030 135 12 12
13 0 - BELİNAY UNURLU 0 / 0 9 11 5.33 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 16 -1.33 5 15 0.00 26.00 64.00 4.67 124.696 7274 150 13 13
14 2 - H * AS A A N Y 0 / 0 6 13 1.67 4 6 2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 5 15 0.00 5 15 0.00 28.00 61.00 7.67 118.785 7441 162 14 14
15 141 - SERHAD KAYA 6 / A 2 18 -4.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 4 2.67 5 11 1.33 8 10 4.67 25.00 57.00 6.00 117.778 7481 167 15 15
16 105 - BİLAL KAYA 6 / A 4 4 2.67 2 2 1.33 3 2 2.33 0 0 0.00 0 4 -1.33 2 4 0.67 11.00 16.00 5.67 117.333 7488 169 16 16
17 121 - MAHMUT ÖCALAN 6 / B 5 8 2.33 2 2 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 1 5 -0.67 4 11 0.33 12.00 26.00 3.32 113.763 7592 175 17 17
18 112 - ENGİN SABANCI 6 / A 6 14 1.33 2 8 -0.67 0 7 -2.33 0 0 0.00 5 14 0.33 6 14 1.33 19.00 57.00 -0.01 113.274 7597 176 18 18
19 130 - MERYEM KILIÇ 6 / A 5 3 4.00 0 5 -1.67 0 3 -1.00 0 0 0.00 1 4 -0.33 1 6 -1.00 7.00 21.00 0.00 111.867 7633 182 19 19
20 134 - MUHAMET ENES ÖCALAN 6 / A 4 4 2.67 2 4 0.67 0 7 -2.33 1 2 0.33 3 6 1.00 1 10 -2.33 11.00 33.00 0.01 105.970 7775 195 20 20
21 126 - MEHMET FARUK 6 / A 3 5 1.33 0 3 -1.00 0 3 -1.00 1 3 0.00 4 14 -0.67 2 14 -2.67 10.00 42.00 -4.01 85.126 8140 217 21 21
22 115 - **************B******* 6 / A 2 7 -0.33 1 6 -1.00 0 7 -2.33 0 0 0.00 3 9 0.00 0 8 -2.67 6.00 37.00 -6.33 77.289 8212 227 22 22


