
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Şanlıurfa BİRECİK BÖĞÜRTLEN ORTAOKULU 7.Sınıf TG-1 8848 188 34 24

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 12.42 5.61 10.55 5.14 3.68 3.91 5.23 3.58 4.04 5.07 2.98 4.07 5.10 7.32 2.66 9.62 7.54 7.10 42.56 30.71 32.33 238.983

İl Ortalaması 6.59 8.72 3.68 2.93 4.58 1.40 3.19 4.83 1.58 2.14 4.15 0.75 3.11 8.72 0.20 4.47 9.59 1.28 22.43 40.60 8.89 136.162
Okul Ortalaması 4.92 5.75 3.00 2.50 2.58 1.64 2.62 2.46 1.81 0.71 1.50 0.21 2.38 5.75 0.46 4.50 6.12 2.46 17.62 24.17 9.57 140.622

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 27 - MERYEM KORKMAZ 7 / B 14 1 13.67 5 3 4.00 7 1 6.67 3 0 3.00 1 1 0.67 8 2 7.33 38.00 8.00 35.34 248.876 3979 4 1 1
2 91 - İREM ERKILIÇ 7 / B 8 7 5.67 4 2 3.33 7 1 6.67 1 1 0.67 2 0 2.00 7 6 5.00 29.00 17.00 23.34 191.513 5694 19 3 2
3 83 - SÜMYY EÖZTÜRK 7 / B 9 4 7.67 5 1 4.67 6 3 5.00 0 0 0.00 0 7 -2.33 8 6 6.00 28.00 21.00 21.01 180.799 5995 30 5 3
4 64 - MERVE GÜL OĞUZ 0 / 0 4 5 2.33 4 0 4.00 5 2 4.33 0 0 0.00 3 4 1.67 7 2 6.33 23.00 13.00 18.66 174.076 6192 36 7 4
5 58 - SAYİT KILIÇ 0 / 0 3 0 3.00 1 0 1.00 0 0 0.00 1 2 0.33 3 4 1.67 5 1 4.67 13.00 7.00 10.67 157.839 6682 51 9 5
6 62 - MELİKE KARAYILAN 7 / A 7 7 4.67 5 0 5.00 4 3 3.00 2 2 1.33 1 7 -1.33 4 2 3.33 23.00 21.00 16.00 152.933 6830 59 10 6
7 15 - EMİNE KOÇ 7 / A 6 2 5.33 2 3 1.00 0 7 -2.33 1 3 0.00 3 5 1.33 4 5 2.33 16.00 25.00 7.66 151.719 6874 62 11 7
8 77 - MÜSLÜM ÖCALA N 7 / B 5 3 4.00 4 3 3.00 2 0 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 3.33 16.00 11.00 12.33 150.844 6906 63 12 8
9 14 - ELİF NUR YENER 7 / A 5 4 3.67 3 0 3.00 2 2 1.33 2 2 1.33 2 6 0.00 4 2 3.33 18.00 16.00 12.66 149.867 6938 66 13 9

10 67 - FERHATEKAYA 7 / A 9 11 5.33 1 8 -1.67 5 3 4.00 0 9 -3.00 5 11 1.33 4 10 0.67 24.00 52.00 6.66 142.859 7129 75 14 10
11 74 - MEHMET EMİN SABANCI 7 / B 5 3 4.00 3 0 3.00 3 4 1.67 0 0 0.00 1 2 0.33 3 4 1.67 15.00 13.00 10.67 142.577 7133 76 15 11
12 65 - MUHAMMEDFURKAN KAYNAR 7 / A 1 4 -0.33 3 3 2.00 2 4 0.67 2 4 0.67 2 8 -0.67 8 5 6.33 18.00 28.00 8.67 136.324 7303 82 16 12
13 87 - ZEYNE YÜCEL 7 / B 4 4 2.67 4 2 3.33 2 0 2.00 1 0 1.00 0 0 0.00 3 4 1.67 14.00 10.00 10.67 135.096 7349 85 17 13
14 19 - EMRAH KILIÇ 7 / A 4 7 1.67 2 7 -0.33 0 4 -1.33 0 6 -2.00 5 6 3.00 5 9 2.00 16.00 39.00 3.01 135.039 7351 86 18 14
15 10 - BOZANÖZGÜR TÜRKMENOĞLU 7 / A 5 7 2.67 1 0 1.00 0 1 -0.33 0 0 0.00 2 7 -0.33 4 2 3.33 12.00 17.00 6.34 134.490 7366 88 19 15
16 28 - DURSUN KARRABAŞ 0 / 0 3 4 1.67 4 2 3.33 3 2 2.33 0 0 0.00 2 4 0.67 3 6 1.00 15.00 18.00 9.00 128.387 7558 100 21 16
17 78 - ÖMER FARUK YENER 7 / B 3 2 2.33 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 1 2 0.33 2 1 1.67 7.00 5.00 5.33 127.244 7591 102 22 17
18 68 - EMİNE TAŞCI 7 / B 4 10 0.67 1 4 -0.33 4 2 3.33 1 0 1.00 2 3 1.00 4 7 1.67 16.00 26.00 7.34 126.030 7632 106 25 18
19 66 - ÖMERDAVUTUĞUR 7 / A 2 12 -2.00 2 8 -0.67 4 5 2.33 3 6 1.00 9 9 6.00 3 13 -1.33 23.00 53.00 5.33 121.634 7748 117 27 19
20 81 - SO*GÜLYENER 7 / B 3 4 1.67 0 0 0.00 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 0 0.00 2 5 0.33 5.00 11.00 1.34 110.874 8049 133 28 20
21 26 - AHNET OĞUZ 0 / 0 4 13 -0.33 0 2 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 4 14 -0.67 5 13 0.67 13.00 42.00 -1.00 96.843 8389 148 29 21
22 79 - SELİM ÇEPİK 0 / 0 2 5 0.33 0 1 -0.33 2 0 2.00 0 0 0.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 8.00 22.00 0.66 96.280 8400 149 30 22
23 75 - MEHMET UZUNTAŞ 7 / B 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 2 17 -3.67 5 14 0.33 18.00 50.00 1.33 94.870 8425 151 31 23
24 1 - ADİLE KAYA 7 / A 4 13 -0.33 2 7 -0.33 1 7 -1.33 0 0 0.00 5 13 0.67 3 15 -2.00 15.00 55.00 -3.32 87.913 8532 161 33 24


