
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA BİRECİK BÖĞÜRTLEN ORTAOKULU 25BRY802 8 106 106 8307

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 11,54 5 4 3,96 6 3 5,36 6 3 4,60 6 6 4,48 12 6 10,20 49 26 40,14 328,020

Okul Ortalaması 9 4 8,17 4 3 2,63 5 3 4,38 2 1 1,71 1 2 0,75 10 5 8,50 32 17 26,14 281,810

KATILIMLAR

1 27 MERYEM KORKMAZ 8A 18 1 17,67 5 3 4,00 9 1 8,67 2 1 1,67 5 1 4,67 14 5 12,33 53 12 49,01 364,005 1 1 42 42 2750
% 33

2 91 İREM ERKILIÇ 8A 14 0 14,00 7 0 7,00 7 1 6,67 3 2 2,33 1 1 0,67 15 2 14,33 47 6 45,00 340,766 2 2 50 50 3556
% 43

3 83 SÜMEYYE ÖZTÜRK 8A 11 3 10,00 3 5 1,33 5 4 3,67 3 0 3,00 1 3 0,00 10 6 8,00 33 21 26,00 282,378 3 3 85 85 5817
% 70

4 62 MELİKE KARAYILAN 8A 6 4 4,67 3 1 2,67 8 2 7,33 2 0 2,00 1 0 1,00 10 7 7,67 30 14 25,34 271,249 4 4 87 87 6167
% 74

5 64 MERVE GÜ L OĞ UZ 8A 8 3 7,00 2 4 0,67 4 4 2,67 1 2 0,33 0 2 -0,67 11 3 10,00 26 18 20,00 267,694 5 5 89 89 6291
% 76

6 87 ZEYNEP YÜCEL 8A 6 5 4,33 4 1 3,67 2 2 1,33 1 2 0,33 1 0 1,00 9 8 6,33 23 18 16,99 252,962 6 6 95 95 6761
% 81

7 15 EMİNE KOÇ 8A 8 10 4,67 3 7 0,67 5 4 3,67 2 0 2,00 1 3 0,00 8 4 6,67 27 28 17,68 252,601 7 7 96 96 6772
% 82

8 0 EMİNE TAÇÇI 8A 4 3 3,00 2 3 1,00 3 6 1,00 2 0 2,00 0 2 -0,67 4 4 2,67 15 18 9,00 222,835 8 8 103 103 7471
% 90
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8A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA BİRECİK BÖĞÜRTLEN ORTAOKULU 25BRY802 8 106 106 8307

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 11,54 5 4 3,96 6 3 5,36 6 3 4,60 6 6 4,48 12 6 10,20 49 26 40,14 328,020

Okul Ortalaması 9 4 8,17 4 3 2,63 5 3 4,38 2 1 1,71 1 2 0,75 10 5 8,50 32 17 26,14 281,810

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 27 MERYEM KORKMAZ 8A 18 1 17,67 5 3 4,00 9 1 8,67 2 1 1,67 5 1 4,67 14 5 12,33 53 12 49,01 364,005 1 1 42 42 2750
% 33

2 91 İREM ERKILIÇ 8A 14 0 14,00 7 0 7,00 7 1 6,67 3 2 2,33 1 1 0,67 15 2 14,33 47 6 45,00 340,766 2 2 50 50 3556
% 43

3 83 SÜMEYYE ÖZTÜRK 8A 11 3 10,00 3 5 1,33 5 4 3,67 3 0 3,00 1 3 0,00 10 6 8,00 33 21 26,00 282,378 3 3 85 85 5817
% 70

4 62 MELİKE KARAYILAN 8A 6 4 4,67 3 1 2,67 8 2 7,33 2 0 2,00 1 0 1,00 10 7 7,67 30 14 25,34 271,249 4 4 87 87 6167
% 74

5 64 MERVE GÜ L OĞ UZ 8A 8 3 7,00 2 4 0,67 4 4 2,67 1 2 0,33 0 2 -0,67 11 3 10,00 26 18 20,00 267,694 5 5 89 89 6291
% 76

6 87 ZEYNEP YÜCEL 8A 6 5 4,33 4 1 3,67 2 2 1,33 1 2 0,33 1 0 1,00 9 8 6,33 23 18 16,99 252,962 6 6 95 95 6761
% 81

7 15 EMİNE KOÇ 8A 8 10 4,67 3 7 0,67 5 4 3,67 2 0 2,00 1 3 0,00 8 4 6,67 27 28 17,68 252,601 7 7 96 96 6772
% 82

8 0 EMİNE TAÇÇI 8A 4 3 3,00 2 3 1,00 3 6 1,00 2 0 2,00 0 2 -0,67 4 4 2,67 15 18 9,00 222,835 8 8 103 103 7471
% 90
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SONUÇ BELGESİ 25BRY802
ŞANLIURFA / BİRECİK / BÖĞÜRTLEN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE KOÇ 15 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 252,601 328,020 7 7 96 96 6772

Katılımlar: 8 8 106 106 8307

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 8,17 8,17 11,54

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,63 2,63 3,96

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,38 4,38 5,36

İngilizce 10 2 0 2,00 20 1,71 1,71 4,60

Matematik 20 1 3 0,00 0 0,75 0,75 4,48

Fen 20 8 4 6,67 33 8,50 8,50 10,20

Toplam: 90 27 28 17,67 20 26,12 26,12 40,13

Türkçe C cbdDaaA dbAcDDAcCd

Cevap Anh. A CCADADDBABCDAB4DABCC

Sosyal acDcbcdAcC

Cevap Anh. A CDDACBBABC

Din Kültürü DABCDbdc c

Cevap Anh. A DABCDCCADB

İngilizce  A       D

Cevap Anh. A BACDBCADAD

Matematik a b          D b    

Cevap Anh. A BCCCDBDAABABBDDADCCD

Fen BAdBA dAC   ac A   C

Cevap Anh. A BAABACBACCDDBDDABBBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde tutarlılığı sorgular. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 4 1 3 25
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0

Fen

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 3 2 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 1 50
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 25BRY802

ŞANLIURFA / BİRECİK / BÖĞÜRTLEN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE TAÇÇI 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 222,835 328,020 8 8 103 103 7471

Katılımlar: 8 8 106 106 8307

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 3 3,00 15 8,17 8,17 11,54

SOSYAL BİLGİLER 10 2 3 1,00 10 2,63 2,63 3,96

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 4,38 4,38 5,36

İngilizce 10 2 0 2,00 20 1,71 1,71 4,60

Matematik 20 0 2 -0,67 -3 0,75 0,75 4,48

Fen 20 4 4 2,67 13 8,50 8,50 10,20

Toplam: 90 15 18 9,00 10 26,12 26,12 40,13

Türkçe     c     dC   A C c

Cevap Anh. B DACBBDDADACCD4BACCBA

Sosyal D  c   Cca

Cevap Anh. B DCCBABBCAD

Din Kültürü d BaAbaabB

Cevap Anh. B ADBDACCDCB

İngilizce A D       

Cevap Anh. B ABDADACBDC

Matematik       a        b    

Cevap Anh. B CBDBBABAADBCDCCCDADD

Fen  B B c BDa    d   a 

Cevap Anh. B ABBBADDBDDCCABCABACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Dinlediklerinde/izlediklerinde tutarlılığı sorgular. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini kullanır. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 4 1 1 25
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0

Fen

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 1 1 20
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 25BRY802

ŞANLIURFA / BİRECİK / BÖĞÜRTLEN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ERKILIÇ 91 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 340,766 328,020 2 2 50 50 3556

Katılımlar: 8 8 106 106 8307

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 0 14,00 70 8,17 8,17 11,54

SOSYAL BİLGİLER 10 7 0 7,00 70 2,63 2,63 3,96

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 4,38 4,38 5,36

İngilizce 10 3 2 2,33 23 1,71 1,71 4,60

Matematik 20 1 1 0,67 3 0,75 0,75 4,48

Fen 20 15 2 14,33 72 8,50 8,50 10,20

Toplam: 90 47 6 45,00 50 26,12 26,12 40,13

Türkçe CCADADDBAB  ABD A   

Cevap Anh. A CCADADDBABCDAB4DABCC

Sosyal  DDAC BA C

Cevap Anh. A CDDACBBABC

Din Kültürü DABCDa AD 

Cevap Anh. A DABCDCCADB

İngilizce  AC c   dD

Cevap Anh. A BACDBCADAD

Matematik B             a     

Cevap Anh. A BCCCDBDAABABBDDADCCD

Fen B cBACBACCDDBDa B BC

Cevap Anh. A BAABACBACCDDBDDABBBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde tutarlılığı sorgular. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Okuma stratejilerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 4 2 0 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0

Fen

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 4 1 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 0 75
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 25BRY802

ŞANLIURFA / BİRECİK / BÖĞÜRTLEN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE KARAYILAN 62 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 271,249 328,020 4 4 87 87 6167

Katılımlar: 8 8 106 106 8307

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 4 4,67 23 8,17 8,17 11,54

SOSYAL BİLGİLER 10 3 1 2,67 27 2,63 2,63 3,96

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,38 4,38 5,36

İngilizce 10 2 0 2,00 20 1,71 1,71 4,60

Matematik 20 1 0 1,00 5 0,75 0,75 4,48

Fen 20 10 7 7,67 38 8,50 8,50 10,20

Toplam: 90 30 14 25,33 28 26,12 26,12 40,13

Türkçe Ddda     AaC BBA    

Cevap Anh. B DACBBDDADACCD4BACCBA

Sosyal Dd     CA 

Cevap Anh. B DCCBABBCAD

Din Kültürü ADBDACaDCa

Cevap Anh. B ADBDACCDCB

İngilizce A  A      

Cevap Anh. B ABDADACBDC

Matematik       B             

Cevap Anh. B CBDBBABAADBCDCCCDADD

Fen ABdBdDDabaCCdB A d B

Cevap Anh. B ABBBADDBDDCCABCABACB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Dinlediklerinde/izlediklerinde tutarlılığı sorgular. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Okuma stratejilerini kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 4 1 0 25
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0

Fen

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 2 2 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 25BRY802

ŞANLIURFA / BİRECİK / BÖĞÜRTLEN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE GÜ L OĞ UZ 64 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 267,694 328,020 5 5 89 89 6291

Katılımlar: 8 8 106 106 8307

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 3 7,00 35 8,17 8,17 11,54

SOSYAL BİLGİLER 10 2 4 0,67 7 2,63 2,63 3,96

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 4,38 4,38 5,36

İngilizce 10 1 2 0,33 3 1,71 1,71 4,60

Matematik 20 0 2 -0,67 -3 0,75 0,75 4,48

Fen 20 11 3 10,00 50 8,50 8,50 10,20

Toplam: 90 26 18 20,00 22 26,12 26,12 40,13

Türkçe CCc    d B  ABBDd  C

Cevap Anh. A CCADADDBABCDAB4DABCC

Sosyal  Daca aA  

Cevap Anh. A CDDACBBABC

Din Kültürü  dBaDCabD 

Cevap Anh. A DABCDCCADB

İngilizce a    d   D

Cevap Anh. A BACDBCADAD

Matematik c        a          

Cevap Anh. A BCCCDBDAABABBDDADCCD

Fen BA  Ad ACCaDB  ABB a

Cevap Anh. A BAABACBACCDDBDDABBBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Dinlediklerinde/izlediklerinde tutarlılığı sorgular. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini kullanır. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 4 1 0 25
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0

Fen

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 2 1 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 0 75
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 25BRY802

ŞANLIURFA / BİRECİK / BÖĞÜRTLEN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KORKMAZ 27 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 364,005 328,020 1 1 42 42 2750

Katılımlar: 8 8 106 106 8307

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 8,17 8,17 11,54

SOSYAL BİLGİLER 10 5 3 4,00 40 2,63 2,63 3,96

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,38 4,38 5,36

İngilizce 10 2 1 1,67 17 1,71 1,71 4,60

Matematik 20 5 1 4,67 23 0,75 0,75 4,48

Fen 20 14 5 12,33 62 8,50 8,50 10,20

Toplam: 90 53 12 49,00 54 26,12 26,12 40,13

Türkçe DA BBDDADACCaDBACCBA

Cevap Anh. B DACBBDDADACCD4BACCBA

Sosyal D CdAa CAa

Cevap Anh. B DCCBABBCAD

Din Kültürü ADBDAbCDCB

Cevap Anh. B ADBDACCDCB

İngilizce A Dd      

Cevap Anh. B ABDADACBDC

Matematik CBDd  B       C     

Cevap Anh. B CBDBBABAADBCDCCCDADD

Fen AaaBADDBDbaCABdAB CB

Cevap Anh. B ABBBADDBDDCCABCABACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde tutarlılığı sorgular. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Okuma stratejilerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 4 2 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0

Fen

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 3 1 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 25BRY802

ŞANLIURFA / BİRECİK / BÖĞÜRTLEN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ÖZTÜRK 83 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 282,378 328,020 3 3 85 85 5817

Katılımlar: 8 8 106 106 8307

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 3 10,00 50 8,17 8,17 11,54

SOSYAL BİLGİLER 10 3 5 1,33 13 2,63 2,63 3,96

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,38 4,38 5,36

İngilizce 10 3 0 3,00 30 1,71 1,71 4,60

Matematik 20 1 3 0,00 0 0,75 0,75 4,48

Fen 20 10 6 8,00 40 8,50 8,50 10,20

Toplam: 90 33 21 26,00 29 26,12 26,12 40,13

Türkçe aCAbADDBA CD B c    

Cevap Anh. A CCADADDBABCDAB4DABCC

Sosyal bDadCcdA  

Cevap Anh. A CDDACBBABC

Din Kültürü DcBCDbC ba

Cevap Anh. A DABCDCCADB

İngilizce  A      AD

Cevap Anh. A BACDBCADAD

Matematik Bb  a            b  

Cevap Anh. A BCCCDBDAABABBDDADCCD

Fen BAdBd cbCCcDBDDd B  

Cevap Anh. A BAABACBACCDDBDDABBBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde tutarlılığı sorgular. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Okuma stratejilerini kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 4 1 1 25
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0

Fen

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 2 2 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 25BRY802

ŞANLIURFA / BİRECİK / BÖĞÜRTLEN ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YÜCEL 87 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 252,962 328,020 6 6 95 95 6761

Katılımlar: 8 8 106 106 8307

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 5 4,33 22 8,17 8,17 11,54

SOSYAL BİLGİLER 10 4 1 3,67 37 2,63 2,63 3,96

Din K.ve A.B. 10 2 2 1,33 13 4,38 4,38 5,36

İngilizce 10 1 2 0,33 3 1,71 1,71 4,60

Matematik 20 1 0 1,00 5 0,75 0,75 4,48

Fen 20 9 8 6,33 32 8,50 8,50 10,20

Toplam: 90 23 18 17,00 19 26,12 26,12 40,13

Türkçe   a d    Ab cDcACCB 

Cevap Anh. B DACBBDDADACCD4BACCBA

Sosyal DC c B C  

Cevap Anh. B DCCBABBCAD

Din Kültürü c a     CB

Cevap Anh. B ADBDACCDCB

İngilizce A b b     

Cevap Anh. B ABDADACBDC

Matematik C                   

Cevap Anh. B CBDBBABAADBCDCCCDADD

Fen  BBdbb aaa CABCABddB

Cevap Anh. B ABBBADDBDDCCABCABACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Dinlediklerinde/izlediklerinde tutarlılığı sorgular. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini kullanır. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 4 1 1 25
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 3 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0

Fen

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 2 2 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 0 50
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
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