
KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ŞANLIURFA BİRECİK BÖĞÜRTLEN ORTAOKULU ULTİ YAYINLARI 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ SINAVI (STS-2)

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)
Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(7)
8,95 5,86 4,86 4,00 4,95 12,67 41,29 330,690

İlçe
(832)

7,05 (7) 4,61 (5) 5,21 (18) 3,21 (7) 2,30 (3) 5,03 (1) 27,41 (4) 276,990
İl

(23853)
6,36 (73) 3,78 (49) 4,25 (134) 2,83 (110) 2,43 (47) 4,97 (12) 24,62 (41) 271,030

Genel
(67707)

8,60 (348) 4,76 (171) 5,15 (287) 4,39 (350) 4,00 (222) 7,02 (69) 33,92 (278) 300,930
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
Net Net Net Net Net Net Net Puan

8A
(7)

8,95 5,86 4,86 4,00 4,95 12,67 41,29 330,690
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
BÖĞÜRTLEN ORTAOKULU okulunda 7 1

BİRECİK ilçesinde 832 90 40
ŞANLIURFA ilinde 23853 2028 755 13

Genelde 67707 5220 1533 197 59

DERECELER

Genelde sınava 1533 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 262. oldu

ŞANLIURFA ilinde sınava 755 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 38. oldu

BİRECİK ilçesinde sınava 40 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 3. oldu
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA BİRECİK BÖĞÜRTLEN ORTAOKULU ULTİ YAYINLARI 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ SINAVI (STS-2)7 832 23853 67707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,60 6 3 4,76 6 3 5,15 5 2 4,39 6 6 4,00 9 7 7,02 43 28 33,92 300,930

Okul Ortalaması 11 6 8,95 7 2 5,86 6 3 4,86 4 1 4,00 5 1 4,95 14 4 12,67 47 17 41,29 330,690

KATILIMLAR

1 91 İREM ERKILIÇ 8A 17 2 16,33 9 0 9,00 7 1 6,67 6 0 6,00 5 1 4,67 18 2 17,33 62 6 60,00 389,622 1 1 68 2155 12105
% 18

2 27 MERYEM KORKMAZ 8A 16 3 15,00 9 1 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 6 2 5,33 19 0 19,00 63 13 58,67 389,504 2 2 69 2159 12129
% 18

3 62 MELİKE KARAYILAN 8A 10 10 6,67 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 7 2 6,33 12 8 9,33 53 26 44,34 326,386 3 3 178 4979 24039
% 36

4 83 SÜMEYYE ÖZTÜRK 8A 13 6 11,00 5 5 3,33 8 2 7,33 4 2 3,33 5 3 4,00 12 8 9,33 47 26 38,32 320,838 4 4 193 5318 25326
% 37

5 64 MERVE GÜL OĞUZ 8A 5 6 3,00 3 3 2,00 5 3 4,00 2 0 2,00 7 0 7,00 16 1 15,67 38 13 33,67 316,104 5 5 204 5665 26483
% 39

6 87 SUDE YÜCEL 8A 9 5 7,33 5 3 4,00 2 1 1,67 1 0 1,00 3 0 3,00 11 6 9,00 31 15 26,00 287,126 6 6 298 7913 34048
% 50

7 15 EMİNE KOÇ 8A 7 11 3,33 6 2 5,33 6 3 5,00 1 0 1,00 5 2 4,33 10 3 9,00 35 21 27,99 285,238 7 7 307 8091 34568
% 51
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