
KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ŞANLIURFA BİRECİK BÖĞÜRTLEN ORTAOKULU ULTİ YAYINLARI 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ SINAVI (STS-2)

Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)
Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(9)
3,26 1,45 4,63 0,56 1,89 5,59 17,38 252,280

İlçe
(1072)

3,69 (18) 2,31 (24) 3,96 (11) 1,31 (26) 2,58 (20) 3,20 (6) 17,05 (13) 248,670
İl

(26914)
4,03 (221) 2,30 (237) 3,84 (138) 1,46 (202) 3,28 (224) 3,91 (96) 18,82 (207) 256,130

Genel
(60305)

5,68 (467) 3,22 (410) 4,64 (253) 2,46 (417) 4,99 (476) 5,52 (287) 26,51 (557) 281,190
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
Net Net Net Net Net Net Net Puan

7A
(3)

2,55 2,67 3,22 -0,11 1,78 4,33 14,44 242,510
7B
(6)

3,61 0,84 5,33 0,89 1,94 6,22 18,83 257,160
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
BÖĞÜRTLEN ORTAOKULU okulunda 9 2

BİRECİK ilçesinde 1072 111 41
ŞANLIURFA ilinde 26914 2121 755 13

Genelde 60305 4326 1252 162 57

DERECELER

Genelde sınava 1252 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 581. oldu

ŞANLIURFA ilinde sınava 755 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 199. oldu

BİRECİK ilçesinde sınava 41 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 11. oldu
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA BİRECİK BÖĞÜRTLEN ORTAOKULU ULTİ YAYINLARI 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ SINAVI (STS-2)9 1072 26914 60305

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,68 5 4 3,22 6 3 4,64 4 4 2,46 8 8 4,99 8 8 5,52 39 37 26,51 281,190

Okul Ortalaması 6 7 3,26 2 3 1,45 5 2 4,63 1 0 0,56 3 4 1,89 7 4 5,59 24 20 17,38 252,280

KATILIMLAR

1 94 TUĞBANUR KILIÇ 7B 8 6 6,00 3 2 2,33 6 1 5,67 3 0 3,00 6 3 5,00 13 2 12,33 39 14 34,33 311,333 1 1 134 4697 18507
% 31

2 140 NİSANUR ALTUNOVA 7B 8 8 5,33 3 4 1,67 7 3 6,00 1 1 0,67 5 3 4,00 4 7 1,67 28 26 19,34 258,350 2 2 335 9711 30980
% 51

3 110 EMİNE İREM UNURLU 7B 8 5 6,33 1 4 -0,33 7 1 6,67 5 8 2,33 5 5 3,33 26 23 18,33 257,953 3 3 338 9773 31105
% 52

4 137 NİSANUR KAYA 7A 6 5 4,33 1 2 0,33 4 4 2,67 3 3 2,00 7 0 7,00 21 14 16,33 256,337 1 4 354 1003131614
% 52

5 103 ESRA ALTUNOVA 7B 6 12 2,00 1 7 -1,33 7 3 6,00 4 6 2,00 9 11 5,33 27 39 14,00 243,448 4 5 447 1222935928
% 60

6 101 ASMİN SABANCI 7B 4 4 2,67 1 3 0,00 5 2 4,33 2 1 1,67 1 3 0,00 6 3 5,00 19 16 13,67 237,452 5 6 514 1343738164
% 63

7 105 BİLAL KAYA 7A 4 6 2,00 5 0 5,00 3 2 2,33 1 4 -0,33 5 0 5,00 18 12 14,00 235,628 2 7 534 1377538858
% 64

8 107 DERGAH YILMAZ 7A 4 8 1,33 3 1 2,67 5 1 4,67 0 1 -0,33 4 1 3,67 2 3 1,00 18 15 13,01 235,557 3 8 537 1379038884
% 64

9 118 HELİN KAYA 7B 2 8 -0,67 4 4 2,67 4 2 3,33 1 8 -1,67 10 1 9,67 21 23 13,33 234,435 6 9 551 1405039341
% 65
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